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Señores
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Doctora Talia Mejía Ahcar
Ministro
E.                    S.                    D.
 
 
 

 
Asunto: Respuesta a la comunicación con referencia “Solicitud de modificación de Garantías Contractuales para la
liquidación del Contrato de concesión de televisión No. 205/1999.” – radicado MINTIC No. 212097036 del 24 de septiembre
de 2021.

 
 
 
Respetada doctora Talia,
 
Por la presente, se remite como adjunto respuesta y anexos al radicado de la referencia dentro del término otorgado.
 
 

Abogado Entidades Gubernamentales
LINA MARCELA ARDILA ORTIZ
Celular / Ext: 3153094870

Conmutador: Bogotá: 7480000 - 7500300, Cali: 4880000, Medellín: 6041000, B/quilla: 3870000
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: 
Este correo electrónico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden contener información de carácter confidencial y/o privilegiada, y se
envían a la atención única y exclusivamente de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información
confidencial sin la autorización por escrito de Comunicación Celular S.A Comcel S.A está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente
correo, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualesquiera copia del
mismo. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los
términos antes mencionados, Comunicación Celular S.A Comcel S.A tendrá derecho a los daños y perjuicios que esto le cause.

CONFIDENTIALITY NOTICE: 
This e-mail message including attachments, if any, is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and /or
privileged material. Any review, use, disclosure or distribution of such confidential information without the written authorization of Comunicación Celular S.A
Comcel S.A is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. By
receiving this e-mail you acknowledge that any breach by you and/or your representatives of the above provisions may entitle Comunicación Celular S.A
Comcel S.A to seek for damages.

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%253A%252F%252Fwww.claro.com.co%252F&data=04%257C01%257Cminticresponde%2540mintic.gov.co%257C51789a2384c743ad24d308d98aa0e001%257C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%257C0%257C0%257C637693246303040771%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000&sdata=xQjLB318xDlllKkIFbXr5VdvEMJTBro25Q%252Bn48dbGlE%253D&reserved=0




 


Para inquietudes respecto a esta certificación comuníquese con nuestra línea de atención al cliente:  
307 70 50 en Bogotá, 01 8000 113 390 Nacional 


 
Oficina Principal  Calle 72 No. 10-07 Bogotá, D.C. – Colombia Tel: 3103300 


www.libertycolombia.com.co NIT. 860.039.988-0 


 
Bogotá D.C.,  30 de junio de 2021 
 
 
 
 
Señor(a)(es)  
COMCEL TELEFONÍA CELULAR S.A  
 NIT: 8001539937 
Ciudad  
    


 
 Ref. Certificación de Pago 


 
Respetados señores: 
 
LIBERTY SEGUROS S.A. identificado con Nit. 860.039.988-0, se permite certificar que a la fecha 
la póliza de CUMPLIMIENTO   BO 3133676, expedida para la vigencia relacionada, se encuentra 
recaudada. 
 
El pago se realizó como se describe a continuación: 
       


RAMO POLIZA DOC. FECHA INI  FECHA FIN   VALOR TOTAL  
BO 3133676 0 2020/12/13 2025/01/01  $    45.869.324  


 
 
 
 
 
 
 
Cordial Saludo, 


 
 Firma Autorizada 
Coordinación de Cartera 
Elaborado por Norlay Coronado 
Vicepresidencia de Finanzas 
Liberty Seguros S.A  






















CERTIFICACION


L I B E R T YL I B E R T Y S E G U R O SS E G U R O S S.S. A.A. certificacertifica queque laslas garantiasgarantias contenidascontenidas enen lala polizapoliza dede cumplimientocumplimiento


(OFICIAL ENTIDADES ESTATALES)No 3133676 Anexo(OFICIAL ENTIDADES ESTATALES)No 3133676 Anexo expedidaexpedida porpor lala compañiacompañia enen 2021-01-222021-01-22 nono expiraraexpirara porpor faltafalta


dede pagopago dede lala primaprima dede lala polizapoliza oo dede loslos certificadoscertificados oo anexosanexos queque sese expidanexpidan concon fundamentofundamento


enen ellaella oo porpor revocacionrevocacion unilateralunilateral porpor parteparte deldel tomadortomador oo dede lala compañia,compañia, dede conformidadconformidad


con lo previstocon lo previsto en elen el artículo 133 del Decretoartículo 133 del Decreto 15101510 de 2013.de 2013.


TOMADOR/AFIANZADOTOMADOR/AFIANZADO :: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S ACOMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A


N.I.T.N.I.T. :: 800.153.993-7800.153.993-7


VIGENCIAVIGENCIA :: 2020-12-132020-12-13 // 2025-01-012025-01-01


VALOR ASEGURADOVALOR ASEGURADO :: $5,701,446,081.35$5,701,446,081.35


Para constancia se firma enPara constancia se firma en BOGOTA , el dia 22 del mes de Enero de 2021BOGOTA , el dia 22 del mes de Enero de 2021


__________________________________________________________


LIBERTY SEGUROS S.A.LIBERTY SEGUROS S.A.


NIT 860.039.988-0NIT 860.039.988-0


Firma AutorizadaFirma Autorizada





